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DA: "Per conto di: bellusciosas@registerpec.it" <posta-certificata@legalmail.it>
A: provincia.vicenzalcert.ip-veneto.net

cC:

INVIATO: Fri, 27 Apr 2018 11:43:27 +0200

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: Re: 2018-PRVICLE-0018368(0) SERVIZIO SEGRETERIA
DIREZIONE GENERALE: DOTT. MACCHIA TRASMETTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELL'ENTE PERIODO 01/11/2013 - 31/10/2018 E PER IL LOTTO 10

(ELETTRONICA), LA RICHIESTA DI INOLTRARE A QUESTI UFFICI ENTRO IL 06/04/2018 LO

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/04/2018 alle ore 11:43:27 (+0200) il messaggio

"Re: 2018-PRVICLE-0018368(0) SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE: DOTT. MACCHIA
TRASMETTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PERIODO
01/11/2013 - 31/10/2018 E PER IL LOTTO 10 (ELETTRONICA), LA RICHIESTA DI INOLTRARE
A QUESTI UFFICI ENTRO IL 06/04/2018 LO" & stato inviato da
"bellusciosas@registerpec.it"”

indirizzato a:

{PROVINGIA VINENZA

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

27 APR. 2018

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78C014FC.01AEB39B.067C6D40.DDBC4DCB.posta-
certificatallegalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 27/04/2018 at 11:43:27 (+0200) the message

"Re: 2018-PRVICLE-0018368(0) SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE: DOTT. MACCHIA
TRASMETTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PERIODO
01/11/2013 - 31/10/2018 E PER IL LOTTC 10 (ELETTRONICA), LA RICHIESTA DI INOLTRARE
A QUESTI UFFICI ENTRO IL 06/04/2018 LO" was sent by "bellusciosas@registerpec.it"
and addressed to:

provincia.vicenzalcert.ip-veneto.net

The original message is attached.
Message ID: 78C014FC.01AEB39B.067C6D40.DDBCADCB.posta-certificatallegalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.
Buongiorno, come richiesto in allegato Vi trasmettiamo elenco statistica sinistri
aggiornato alla data odierna.

Resiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con 1'occasione porgiamo
cordiali saluti.

Monica Pellattiero
UFFICIO CAUZIONI - TRASPORTI - GESTIONE SINISTRI RAMI DANNI
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monica.pellattiero@belluscioassicurazioni.it
Agenzia Generale di Vicenza "CASTELLO"
UnipolSai Assicurazioni Spa - Divisione La Fondiaria
Agenti Generalli Procuratori
ALESSANDRO BELLUSCIO
ANTONIO BELLUSCIO
SUSANNA SGAGGERO
P.le De Gasperi, 13 36100 VICENZA
TEL 0444/544011 FAX 0444/544487
e-mail: agenzia@belluscioassicurazioni.it
pec: bellusciosas@registerpec.it

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da
considerarsi strettamente riservate ed & destinato esclusivamente al destinatario.
Chiungue ricevesse questo messaggio per errcre & pregato di darne gentilmente
comunicazicne al mittente, di non copiarlo, divulgarlo o distriburlo a persone
diverse dal destinatario, nonché di distruggerlo. Tutto cid ai sensi del Decreto

Legislativo n. 196/2003. Grazie per la collaborazione.

2di2 03/05/2018, 09:02



Fondiaria - Sai Spa DIV. FONDIARIA
Agenzia Vicenza "Castello” 0245

I 02 DO s

PROVINCIA DI VICENZA POLIZZA 0245.5110469.69
rinumerata UNIPOL - 90/745062285
SINISTRI INCENDIO
SITUAZIONE SINISTRI AL 2710412018
DATA STATOQ IMPORTO DATA
SINISTRO SINISTRO CONTROPARTE RISERVA SINISTRO PAGATO PAGAMENTO LIQUIDATORE
2014-0245-50468 1210712014 danni imp. Antintrusione c/o PAGATO € 1.685,00| 28/02/2014 VIVIC
IST. MONTAGNA
2014-0245-50469 07/07/214 danni imp. Antincendio c/o PAGATO € 1.280,00| 10/12/2015 PAPAGNI
sede IPSIA
2015-0050106 02/02/2015 DANNI CENTRALINO c/o PAGATO € 338,00 05/06/2018 VALENTE
IST. SUP. LONIGO
2016-0596140 23/05/2016 | danni apparati elettricied infor. Da F.E.| CHIUSO SISEGUITO PER ERRATA APERTURA
2016-0445716 01/06/2016 | danni apparati elettricied infor. Da F.E. PAGATO £ 2.156,80 05/06/2016 PAPAGNI A.
2016-0801087 21/08/2016 | Danni elettrici presso IPSIA E ITET PAGATO € 1.957,25 | 20/07/2017 PAPAGNI A,
2016-0773250 14/10/2016 | ev atmosf danni centralina antincendio PAGATO € 2.650,00 | 21/01/2017 PAPAGNI A,
Liceo Martini Schio B PAPAGNI A
2016-0864183 21/12/2016 hni elettrici c/o pal. Arnaldi/Nievo CO.RE.CO PAGATO € 2.802,47 210712017 PAPAGNI A,
2017-0884632 30/11/2014 |Danni imp antincendio asiago atto di € 111,88 PAPAGNI A
Sx collegato al 2014024550469 accertamento

del 07/07/2014

Totali

€ 9.778,40




